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Zimbra controladoria@gaspar.sc.gov.br

Re: RES: Contrato drenagem rua Barao do Rio Branco

De : andrade Andrade Qui, 26 de ago de 2021 09:07
<andrade@assessoriaambiental.com> 2 anexos
Assunto : Re: RES: Contrato drenagem rua Barao do Rio
Branco

Para : controladoria@gaspar.sc.gov.br
Sim, agradeco muito obrigado
Em qui., 26 de ago. de 2021 09:03, controladoria@gaspar.sc.gov.br

<controladoria@gaspar.sc.gov.br> escreveu:
Bom dia, Tiago!

Os documentos atendem a sua solicitagado? Por gentileza, necessito do seu retorno
para encerramento do protocolo aberto no Portal da Lei de Acesso a Informacao.

Atenciosamente

Leonardo Avila Custddio

Coordenador de Controle Interno
Controladoria-Geral do Municipio de Gaspar
Fone: (47) 3091-2027

De: "controladoria" <controladoria@gaspar.sc.gov.br>

Para: "Andrade" <andrade@assessoriaambiental.com>
Enviadas: Segunda-feira, 23 de agosto de 2021 15:27:22
Assunto: Re: RES: Contrato drenagem rua Barao do Rio Branco

Boa tarde, Tiago!

Por enquanto localizei o contrato com a Pacopedra, os aditivos, a ordem de servigo
para inicio da execugao da obra e uma tela com a ultima medicao da obra, bem como o
termo recebimento definitivo da obra, atestado pelo engenheiro.

Tais documentos ja atendem a sua solicitagdo? Verifiquei que o numero de contrato que
vocé informou nao é de um contrato com a empresa contratada, mas sim do convénio
qgue o Municipio fez com a Caixa Econémica Federal.

Aguardo seu retorno,

Atenciosamente
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Leonardo Avila Custddio

Coordenador de Controle Interno
Controladoria-Geral do Municipio de Gaspar
Fone: (47) 3091-2027

De: "Andrade" <andrade@assessoriaambiental.com>

Para: "controladoria" <controladoria@gaspar.sc.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de agosto de 2021 10:10:53
Assunto: RES: Contrato drenagem rua Barado do Rio Branco

So tem assinatura do proprietario.
falei com pessoal da paco pedra confirmarao que foi realizada em 2012.

pelo ano de execugao 2012 conseguimos achar?

De: controladoria@gaspar.sc.gov.br [mailto:controladoria@gaspar.sc.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 19 de agosto de 2021 10:07

Para: Andrade <andrade@assessoriaambiental.com>

Assunto: Re: Contrato drenagem rua Barao do Rio Branco

Bom dia, Tiago!
Confirmo recebimento. O documento ndo possui mais paginas com data e assinatura?

Atenciosamente

Leonardo Avila Custédio

Coordenador de Controle Interno
Controladoria-Geral do Municipio de Gaspar
Fone: (47) 3091-2027

e-mail: controladoria@gaspar.sc.gov.br

De: "Andrade" <andrade@assessoriaambiental.com>
Para: "controladoria" <controladoria@gaspar.sc.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de agosto de 2021 9:53:17
Assunto: Contrato drenagem rua Bardo do Rio Branco

Bom dia, segue o documento que tenho que fala dessa obra
janeiro de 2010 foi assinado esse doc. Em anexo.

preciso de uma certidao do inicio e termino da obra com os devidos projetos.
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Telefone: 47 3332.9322

- [J -y (. ‘; e 3
A d d Tiago Alves dle Andraqe

De : controladoria@gaspar.sc.gov.br Qui, 26 de ago de 2021 09:03
Assunto : Re: RES: Contrato drenagem rua Barao do Rio 21 anexo
Branco

Para : Andrade <andrade@assessoriaambiental.com>
Bom dia, Tiago!

Os documentos atendem a sua solicitagédo? Por gentileza, necessito do seu retorno para
encerramento do protocolo aberto no Portal da Lei de Acesso a Informacéo.

Atenciosamente

Leonardo Avila Custddio

Coordenador de Controle Interno
Controladoria-Geral do Municipio de Gaspar
Fone: (47) 3091-2027

e-mail: controladoria@gaspar.sc.gov.br

De: "controladoria" <controladoria@gaspar.sc.gov.br>

Para: "Andrade" <andrade@assessoriaambiental.com>
Enviadas: Segunda-feira, 23 de agosto de 2021 15:27:22
Assunto: Re: RES: Contrato drenagem rua Barao do Rio Branco

Boa tarde, Tiago!
Por enquanto localizei o contrato com a Pacopedra, os aditivos, a ordem de servigo para

inicio da execugao da obra e uma tela com a ultima medi¢do da obra, bem como o termo
recebimento definitivo da obra, atestado pelo engenheiro.
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Tais documentos ja atendem a sua solicitacao? Verifiquei que o nimero de contrato que
vocé informou n&o é de um contrato com a empresa contratada, mas sim do convénio que
o Municipio fez com a Caixa Econdmica Federal.

Aguardo seu retorno,

Atenciosamente

Leonardo Avila Custddio

Coordenador de Controle Interno
Controladoria-Geral do Municipio de Gaspar
Fone: (47) 3091-2027

e-mail: controladoria@gaspar.sc.gov.br

De: "Andrade" <andrade@assessoriaambiental.com>

Para: "controladoria" <controladoria@gaspar.sc.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de agosto de 2021 10:10:53
Assunto: RES: Contrato drenagem rua Barao do Rio Branco

So tem assinatura do proprietario.
falei com pessoal da paco pedra confirmarao que foi realizada em 2012.

pelo ano de execugao 2012 conseguimos achar?

De: controladoria@gaspar.sc.gov.br [mailto:controladoria@gaspar.sc.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 19 de agosto de 2021 10:07

Para: Andrade <andrade@assessoriaambiental.com>

Assunto: Re: Contrato drenagem rua Barao do Rio Branco

Bom dia, Tiago!
Confirmo recebimento. O documento ndo possui mais paginas com data e assinatura?

Atenciosamente

Leonardo Avila Custédio

Coordenador de Controle Interno
Controladoria-Geral do Municipio de Gaspar
Fone: (47) 3091-2027

e-mail: controladoria@gaspar.sc.gov.br

De: "Andrade" <andrade@assessoriaambiental.com>
Para: "controladoria" <controladoria@gaspar.sc.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de agosto de 2021 9:53:17
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Assunto: Contrato drenagem rua Barao do Rio Branco
Bom dia, segue o documento que tenho que fala dessa obra
janeiro de 2010 foi assinado esse doc. Em anexo.

preciso de uma certiddo do inicio e termino da obra com os devidos projetos.

[ )
-

AXN [ &g R é RO ,‘ |
A n d ra d e Tiago Alves dle‘ Andrade
Consultori: ;‘5.},}",7:‘;,7;"':'."_f," DA

3 ¢ Telefone: F-U 3332.9322

1019/

Assunto : Re: RES: Contrato drenagem rua Barao do Rio

De : controladoria@gaspar.sc.gov.br Seg, 23 de ago de 2021 15:27

Branco
Para : Andrade <andrade@assessoriaambiental.com>

Boa tarde, Tiago!

Por enquanto localizei o contrato com a Pacopedra, os aditivos, a ordem de servigo para
inicio da execucao da obra e uma tela com a ultima medi¢cao da obra, bem como o termo

recebimento definitivo da obra, atestado pelo engenheiro.

Tais documentos ja atendem a sua solicitagao? Verifiquei que o nimero de contrato que

29 anexos

vocé informou n&o é de um contrato com a empresa contratada, mas sim do convénio que

o0 Municipio fez com a Caixa Econdmica Federal.
Aguardo seu retorno,

Atenciosamente

Leonardo Avila Custddio

Coordenador de Controle Interno
Controladoria-Geral do Municipio de Gaspar
Fone: (47) 3091-2027

e-mail: controladoria@gaspar.sc.gov.br
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De: "Andrade" <andrade@assessoriaambiental.com>

Para: "controladoria" <controladoria@gaspar.sc.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de agosto de 2021 10:10:53
Assunto: RES: Contrato drenagem rua Barédo do Rio Branco

So tem assinatura do proprietario.
falei com pessoal da paco pedra confirmarao que foi realizada em 2012.

pelo ano de execugao 2012 conseguimos achar?

De: controladoria@gaspar.sc.gov.br [mailto:controladoria@gaspar.sc.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 19 de agosto de 2021 10:07

Para: Andrade <andrade@assessoriaambiental.com>

Assunto: Re: Contrato drenagem rua Barao do Rio Branco

Bom dia, Tiago!
Confirmo recebimento. O documento ndo possui mais paginas com data e assinatura?

Atenciosamente

Leonardo Avila Custédio

Coordenador de Controle Interno
Controladoria-Geral do Municipio de Gaspar
Fone: (47) 3091-2027

e-mail: controladoria@gaspar.sc.gov.br

De: "Andrade" <andrade@assessoriaambiental.com>
Para: "controladoria" <controladoria@gaspar.sc.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de agosto de 2021 9:53:17
Assunto: Contrato drenagem rua Bardo do Rio Branco

Bom dia, segue o documento que tenho que fala dessa obra
janeiro de 2010 foi assinado esse doc. Em anexo.

preciso de uma certidao do inicio e termino da obra com os devidos projetos.
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A n d ra d e Tiago Alves d.e Ananac.j_g

Consultor ;) { l Df Telefone: 47 3332.9322

== Aprovacao da Prestacao de Contas Final.pdf

58 KB
— DECLARAGAO DE REALIZAGAO DOS OBJETIVOS.pdf
365 KB
- Relatério de Cumprimento e Aceitacao do Objeto.pdf
416 KB
== Contrato_SAF_76_2010.pdf
3 MB
- Ordem de Servico_Contrato_SAF_76_2010.pdf
490 KB
== TA_SAF_76_2010_ 03_Supressao.pdf
514 KB
== TA_SAF_76_2010_01.pdf
71 KB
== TA_SAF_76_2010_02.pdf
61 KB
De : Andrade <andrade@assessoriaambiental.com> Qui, 19 de ago de 2021 10:10
Assunto : RES: Contrato drenagem rua Barao do Rio Branco 21 anexo

Para : controladoria@gaspar.sc.gov.br
So tem assinatura do proprietario.
falei com pessoal da paco pedra confirmarao que foi realizada em 2012.

pelo ano de execugao 2012 conseguimos achar?
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De: controladoria@gaspar.sc.gov.br [mailto:controladoria@gaspar.sc.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 19 de agosto de 2021 10:07

Para: Andrade <andrade@assessoriaambiental.com>

Assunto: Re: Contrato drenagem rua Barao do Rio Branco

Bom dia, Tiago!
Confirmo recebimento. O documento ndo possui mais paginas com data e assinatura?

Atenciosamente

Leonardo Avila Custédio

Coordenador de Controle Interno
Controladoria-Geral do Municipio de Gaspar
Fone: (47) 3091-2027

e-mail: controladoria@gaspar.sc.gov.br

De: "Andrade" <andrade@assessoriaambiental.com>
Para: "controladoria" <controladoria@gaspar.sc.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de agosto de 2021 9:53:17
Assunto: Contrato drenagem rua Barao do Rio Branco

Bom dia, segue o documento que tenho que fala dessa obra
janeiro de 2010 foi assinado esse doc. Em anexo.

preciso de uma certidao do inicio e termino da obra com os devidos projetos.

A n d ra d Tiago Alves dle_ Andrade

1 tor 'r,) e -'; 5 Telefone: 47 3332.9322

Assunto : Re: Contrato drenagem rua Barao do Rio Branco

De : controladoria@gaspar.sc.gov.br Qui, 19 de ago de 2021 10:06

21 anexo
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Para : Andrade <andrade@assessoriaambiental.com>
Bom dia, Tiago!
Confirmo recebimento. O documento ndo possui mais paginas com data e assinatura?

Atenciosamente

Leonardo Avila Custddio

Coordenador de Controle Interno
Controladoria-Geral do Municipio de Gaspar
Fone: (47) 3091-2027

e-mail: controladoria@gaspar.sc.gov.br

De: "Andrade" <andrade@assessoriaambiental.com>
Para: "controladoria" <controladoria@gaspar.sc.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 19 de agosto de 2021 9:53:17
Assunto: Contrato drenagem rua Bardo do Rio Branco
Bom dia, segue o documento que tenho que fala dessa obra
janeiro de 2010 foi assinado esse doc. Em anexo.

preciso de uma certidao do inicio e termino da obra com os devidos projetos.

Telefone: 47 3332.9322

R {L‘J — (. i e J
A d d Tiago Alves d_e Andv‘rac'jve

De : Andrade <andrade@assessoriaambiental.com> Qui, 19 de ago de 2021 09:53
Assunto : Contrato drenagem rua Barao do Rio Branco /)2 anexos
Para : controladoria@gaspar.sc.gov.br

Bom dia, segue o documento que tenho que fala dessa obra
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janeiro de 2010 foi assinado esse doc. Em anexo.

preciso de uma certidao do inicio e termino da obra com os devidos projetos.

| 5 ]
= A i M i

A n d ra d e Ti’ago Alves de Andraae

Sécio Diretor
Consultoria e Engenharia LTDA Telefone: 47 3332.9322
www.andradeeng.com

== autorizacao.pdf
944 KB
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